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Inledning 

Syfte 

Tillsynsvägledning är länsstyrelsens roll att ge kommunerna råd och stöd att bedriva sin till-

syn enligt plan- och bygglagen (PBL) och tillhörande plan- och byggförordning (PBF). Denna 

plan är en del av länsstyrelsens verksamhetsplanering för år 2015. Planen redovisar bland 

annat aktuell lagstiftning och metoder för tillsynsvägledning och uppföljning. Planen redovi-

sar även hur planen årligen ska revideras. 

Ett av syftena med tillsynsvägledningsplanen är att informera länets kommuner om vilken typ 

av tillsynsvägledning länsstyrelsen planerar att genomföra under de kommande tre åren. Akti-

viteterna ska vara inriktade på att stärka och utveckla kommunernas insatser inom tillsyns-

verksamheten. Länsstyrelsen ska också årligen utvärdera den tillsynsvägledning som har ge-

nomförts. Utifrån den utvärderingen, utvärdering av årets enkät och med stöd av uppgifter i 

regeringens regleringsbrev kan tillsynsvägledningsplanen formuleras. 

Bakgrund 

I PBL och PBF definieras begreppen tillsyn och tillsynsvägledning samt uppföljning på ett 

tydligare sätt än i tidigare lagstiftning. Det framgår där bl.a. att länsstyrelsen ska ha en plan 

för sin tillsynsvägledning som omfattar en period av tre år.  

Länsstyrelsens tillsyn på byggsidan omfattar prövning av lämnade bygglov inom så kallade 

PBL 11:12- områden. För Hallands del gäller det för närvarande endast ett område kring 

Ringhals kärnkraftverk. 

Tillsynsvägledning innebär enligt 8 kap 14 § PBF att länsstyrelsen ska ge byggnadsnämnder-

na råd och stöd i deras tillsynsarbete. 

Länsstyrelsens arbete med uppföljning av tillämpningen av PBL regleras i 8 kap 18-19 §§ 

PBF och definieras närmare i regeringens årliga regleringsbrev till länsstyrelsen. I denna del 

avses även uppföljning inom planområdet.  

Det är kommunernas byggnadsnämnder eller motsvarande nämnd som har huvudansvaret för 

tillsynen inom PBL-området och ska övervaka att systemet efterlevs. Byggnadsnämnderna 

ska se till att det som är olovligt undanröjs. Kärnan i byggnadsnämndernas tillsynsansvar ge-

nom eftergranskning lyfts fram i 11 kap 5 § PBL. Tillsynen preciseras i 8 kap 2 § PBF och 

omfattar förutom byggherrens skyldigheter, stora delar i 8 och 9 PBL. Vidare är det bygg-

nadsnämndernas ansvar att regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet enligt 8 kap 8 § 

PBF. Med byggnadsnämnderna avses även här nämndernas förvaltning. 

Tillsyn av vissa bygglovsärenden 

För lovärenden ska, inom ett geografiskt område kring Ringhals, länsstyrelsen enligt 11 kap 

12 § PBL (12 kap 4 § ÄPBL) pröva kommunens beslut om lov eller förhandsbesked. 

Antalet lovärenden som blir föremål för denna tillsyn går inte heller att fördefiniera men bru-

kar sällan förekomma. Tillsynen sker efterhand som ärendena inkommer till länsstyrelsen.  

Länsstyrelsernas gemensamma arbete Forum 

Som underlag för att skapa en bild av hur byggnadsnämnderna hanterar sin tillsynsroll och 

samtidigt ge byggnadsnämnderna en uppfattning om vilka frågeställningar som är viktiga att 

beakta i sitt tillsynsarbete skickar länsstyrelserna årligen ut enkäter, inriktade efter aktuella 

frågeställningar. Enkäten ska också innehålla frågeställningar för att länsstyrelserna ska kunna 

utveckla sin tillsynsvägledning samt genomföra uppföljning enligt regeringens regleringsbrev. 
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Länsstyrelsernas Forum arbetsgrupp och nätverk Forumgrupp 6 lämnar stöd till de enskilda 

länsstyrelsernas tillsynsvägledning. I samarbete med Boverket utarbetar gruppen PBL-

enkäter. Utvärderingen av enkäterna och uppföljning av dessa diskuteras i gruppen. Exempel 

på uppföljning är gemensamt informationsmaterial på hemsidorna och utbildningsinsatser för 

byggnadsnämndernas handläggare vid länsträffar eller besök hos de enskilda kommunerna. 

 

 
Länsstyrelserna utarbetade tillsammans under 2012 ett förslag till ”Gemensamma arbetsfor-

mer och riktlinjer för uppföljning och utvärdering av tillsyn och tillsynsvägledning inom 

PBL". Enligt detta är arbetsformen cyklisk med en återkommande enkät. Denna utgör un-

derlag för uppföljning och utvärdering av byggnadsnämndernas tillsynsverksamhet och läns-

styrelsens tillsynsvägledning. Denna tillsynsvägledningsplan är ett resultat av den planering 

av insatser avseende Enkät B och A, som bilden ovan redovisar under månaderna augusti och 

december. Enkät A ersätts av Plan-, bygg- och tillsynsenkät som en del i uppföljningen av 

kommunernas tillsynsarbete och PBL-tillämpning. Enkäten har tagits fram i samverkan mel-

lan Boverket och representanter från länsstyrelsernas forum 5 och 6. 

Metoder för tillsynsvägledning 

De metoder som Länsstyrelsen i Halland använder i sin tillsynsvägledning är följande: 

Länsträff bygg 
Länsstyrelsen bjuder (samlat eller grupperna var för sig) in länets bygglovhandläggare, 

byggnadsinspektörer m.fl. till 2-3 möten årligen då aktuella frågeställningar tas upp och 

diskuteras. Träffarna hålls av länsstyrelsens personal, med hjälp av interna och externa ex-

perter och föreläsare som medverkar, beroende på det aktuella innehållet. Stöd av länsjuris-

ter bedöms vara värdefullt för en rad olika frågor med anknytning till tillsyn. Jurister fyller 

även viktig funktion vad gäller att förklara ändringar i rättsläget i bygglovfrågor. Kommu-

nerna får då om möjligt bättre redskap att utöva tillsyn, att öka kompetensen, att dra nytta 

av kunskaper och erfarenheter hos de övriga kommunerna och att se samordningsfördelar 
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med ökat samarbete. Minnesanteckningar förs vid varje möte. Presentationer läggs ut på 

hemsidan. 

Enkäter 
Upprättas av länsstyrelserna gemensamt med Boverket enligt ovanstående schema. 

Kommunbesök 
Med jämna mellanrum besöks byggnadsnämnderna för att med tjänstemän och ibland an-

svariga politiker diskutera aktuella tillsynsfrågor, att informera om nyheter inom PBL-

området. Länsstyrelsen tar också emot besök med representanter från byggnadsnämnderna. 

Övrigt 
Även inom länsstyrelsens ordinarie verksamhet finns inslag som kan ses som tillsynsväg-

ledning. Individuell rådgivning i specifika frågor sker i telefonkontakt eller mail till all-

mänhet och handläggare vid byggnadsnämnderna. Frågor och svar dokumenteras i excelfil 

eller sparade mail. Överklagade lovärenden ger även god insyn i frågor som rör tillsyn (och 

uppföljning).  

Uppföljning 

Uppföljning är även ett formellt begrepp i PBL. Enligt 8 kap 18 § PBF ska länsstyrelsen följa 

upp byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen och föreskrifter som har medde-

lats i anslutning till lagen. 

Länsstyrelserna har efter uppdrag i tidigare regleringsbrev arbetat fram en gemensam plan för 

uppföljningsarbetet (uppdrag RB 44B). Uppdraget återrapporteras till Boverket i Plan-och 

byggenkäten Länsstyrelsedel januari 2016. Denna gemensamma plan utarbetas av länsstyrel-

sernas gemensamma Forumgrupp 5 och behandlas inte av tillsynsvägledningsplanen. 

 

Länsstyrelsen i Halland har under innevarande år inte hunnit med att besöka kommunernas 

BN, som uppföljning av enkät B. Målsättningen är dock att under hösten 2016 besöka bygg-

nadsnämnderna. Mötena bedöms för Hallands del ge ett underlag som tills vidare kan använ-

das för hur tillämpningen av plan- och bygglagen ska följas upp och utvärderas. Mötena ägnas 

även åt rådgivning i bygglovprocessen och vad som efterfrågas av BN 

 

Utvärdering av tillsynsvägledningen (TVL) och enkäter 2015 

Utvärdering av tillsynsvägledningen under 2015 

Träffarna är i huvudsak uppdelade mellan träffar avsedda för planhandläggarna respektive 

bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. Träffarna har gett tillfälle för länsstyrelsen att 

framföra synpunkter och att tillsammans med kommunerna diskutera behov och former för 

deras arbete med bland annat tillsyn. Formen för länsträffarna har utvecklats från föreläs-

ningsformen till seminarieformen, där kommunernas representanter i allt större utsträckning 

delar med sig av praktiska erfarenheter till kollegorna vid de andra kommunerna. För att 

stärka nätverksbyggandet mellan de olika kommunernas handläggare, avslutas varje länsträff 

bygg med gemensam lunch.  

En nyhet har varit att kostnaden för extern konsultmedverkan vid länsträff om tillgänglighet 

har delats mellan kommunerna och länsstyrelsen. En kortfattad uppföljande webbenkät har 

skickats ut efter träffen till de deltagande handläggarna. Ett resultat av enkäten var att man är 

villig att betala för medverkan när externa konsulter anlitas. Forumgrupp 6 har tagit fram ex-

empel på tillsynsvägledningsplaner, vilka fått genomslag i Jönköpings län. Boverket har även 

fyllt på webhandboken, kunskapsbanken med texter tillsammans med en del av länsstyrelser-

nas vägledningsmaterial. 
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Länsstyrelsen har även lämnat råd, stöd och information i nyhetsbrevet 2-4 ggr/år med nyhet-

er som rör både plan- och byggområdet.  

 
Från seminariet om tillgängliga bostäder augusti 2015  

 

Utvärdering av PBL- enkät 2015  

Återrapportering avser uppdrag 43 samt uppdrag 44 del 1 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 

2015. Enkät B som skickades ut i augusti avser 2015 behandlade byggnadsnämndernas till-

synsarbete avseende bestämmelserna om Energihushållning, energieffektivisering, Lekplatser 

(uppdrag 43) Tillämpning bygglovbefriade åtgärder enl PBL 9 kap 4 a och 4 b. (uppdrag 44 

del 1) Se separat analys av PBL-enkät 2015. 

Plan-, bygg- och tillsynsenkät som ersätter länsstyrelsernas utskick av enkät A, skickades ut i 

december 2015 avser  kvantitativa frågor om antal lov, anmälningar och tillsyn. Nytt för i år 

är att Boverket gör utskick och bearbetning av inkommande svar. Boverket gör en nationell 

sammanställning av resultatet som ska rapporteras till Näringsdepartementet senast i april. 

Resultatet publiceras därefter i sin helhet på http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/uppfoljning/ 

Genomförda aktiviteter 2015 

Månad Aktivitet Målgrupp 

Januari Redovisning till Boverket 

TVL- dag för kommunernas byggnadsnämnder, BN. 

Inriktning på ovårdade tomter/byggnader och OVK. 

Handläggare vid kommuner och länsstyrelser inbjöds. 

Värd länsstyrelsen i Jönköpings län 

Internt 

BN och internt 

Februari   

Mars TVL- dagar i Karlstad. Värd länsstyrelsen i Värmlands 

län. 

Forumgrupp 6 

April   

Maj Värd för Plan- och bostadsdagarna i Varberg 

 

Besök av Plan- och Bygg Kungsbacka 

Besök hos Bygglovsnämnden i Falkenberg 

Länsstyrelserna 

och statliga verk 

 

BN  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning/
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Sammanfattande analys 

Kommunernas tillsyn 
Tillsynen är till största delen styrd av anmälningar gällande olovliga åtgärder samt ovår-

dade byggnader och tomter. Den återkommande tekniska tillsynen släpar efter. Enkät, läns-

träffar och information från överklagade ärenden visar på brister i byggnadsnämndernas 

tillsyn. Bygglovhandlingar visar ofta på brister i tillgänglighet, några exempel användes 

som underlag för praktiska uppgifter vid seminariet om tillgänglighet. 

Utbildning 
Återkommande kommentarer i enkätsvaren visar i likt tidigare års enkäter på starkt behov 

av utbildnings- och informationsinsatser. 

Om tillsynsplaner 
Byggnadsnämnderna har i större utsträckning än tidigare tagit fram tillsynsplaner. I det en-

klare utförandet består dessa av en uppskattning av antal och typ av tillsynsärenden till-

sammans med en redovisning av tillgängliga resurser.  

Länsstyrelserna har i sin gemensamma analys 2015 tagit fasta på behovet att tillsynsplaner 

tas fram och att detta ska framgå som ett krav i en författningsförändring. En annorlunda 

syn på tillsyn har Sveriges kommuner och landsting, SKL vilken i deras Guide om tillsyn 

enligt PBL anger att uppsökande tillsynsarbete eller utvidgad tillsyn inte utgör ett krav. 

SKL anger också att uppföljning och utvärdering av tillsynsarbetet är lämpligt att göra i 

”anslutning till annan verksamhetsuppföljning” eller på något annat ändamålsenligt sätt. 

Om uppföljning och utvärdering 
Byggnadsnämndernas önskemål om utbildningsinsatser talar för att systemet med kursin-

riktade länsplangrupper ska fortsätta. Ytterligare informationsmaterial kommer att föras in 

i Boverkets kunskapsbank. Länsstyrelsen ska bättre försöka fånga upp oklarheter och frå-

geställningar från kommunernas handläggare i samband med att enkäterna skickas ut. 

Byggnadsnämnderna har också ansvaret att fördela uppgifterna med enkätsvar till de hand-

läggare som har bäst vetskap i ämnet.  

Tillsynsvägledningsplan för 2016 

Uppgifter i regleringsbrev för 2016  

19. Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska länsstyrelserna följa upp och utvärdera 

byggnadsnämndernas tillsynsarbete samt ge tillsynsvägledning genom att ge byggnadsnämn-

derna råd och stöd. Länsstyrelserna ska i samband med detta särskilt granska kommunernas 

Augusti Seminarium avseende granskning av tillgänglighet i 

bygglov för bostadshus. En extern föredragshållare, 

sakkunnig i tillgänglighet höll i seminariet. 

Enkät B skickades ut till kommunerna (bygg) 

BN 

 

 

BN 

September   

Oktober Uppföljning enkät och tillsynsarbete.  Internt 

November Uppföljning enkät och tillsynsarbete.  

TVL- dagar i Sundsvall. Värd länsstyrelsen i Väster-

norrlands län. 

Internt 

Forumgrupp 6 

December Enkät A skickades ut till kommunerna (bygg) 

Deltagande i Boverkets plattformsdagar (dag 2) i Stock-

holm. 

BN 

Internt 
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tillsyn av bestämmelserna om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) och funktions-

kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen 

(2010:900), plan- och byggförordningen och Boverkets föreskrifter. Uppdraget, RU 43 och 44 

del 1 är ställt till länsstyrelsen genom länsstyrelsernas samarbete inom Forumgrupp 6 samt 

Boverket att gemensamt utarbeta frågeställningarna. Formerna för länsstyrelsernas återrappor-

tering ska utformas i dialog med Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket i januari 

2017. 

Forumgrupp 6  

Deltagande i handläggarträffar. Möte i Forumgrupp 6 februari- mars i Gävle. Genomgång av 

RU 19 och PBL-enkät gällande OVK, hissar och motordrivna anläggningar och eventuellt 

uppdrag knutet till denna. Förslag på broschyr enkelt avhjälpta hinder (EAH) ska läggas fram. 

Gemensam information på hemsidorna presenteras innan materialet läggs ut på länsstyrelse-

rans hemsidor. 

Aktiviteter enligt tillsynsvägledningsplan 

Länsstyrelsen kallar till länsträffar bygg, upptill 1-2 ggr/termin. Under våren kommer fokus 

ligga på uppföljning av PBL-enkät 2015: Tillsynsvägledning och rådgivning avseende energi-

hushållning, lekplatser och de nya bygglovbefriade (attefalls-) åtgärderna. De senaste änd-

ringarna i PBF (anmälningsplikt för bygglovbefriade åtgärder, ändring sanktioner mm samt 

tillfälliga anläggningsboenden) bör även gås igenom vid samma tillfälle. Övrigt förslag på 

innehåll är risk- och säkerhetsbedömningar vid farligt godshantering, översvämning, skred, 

bullerfrågor, byggprocessen. En speciell aktivitet rör genomgång av vägledande avgöranden 

om överklagade bygglov- och förhandsbesked i samarbete med rättsenheten. Till hösten 

kommer byggnadsnämnderna besökas med länsjurist (uppskjutet från hösten 2015).  

Utformning och utskick enkät gällande obligatorisk ventilationskontroll, OVK, hissar och 

motordrivna anläggningar. 

Länsträffar bygg fortsätter med att utveckla seminarieformen med inbjudna föreläsare och där 

kommunens handläggare kommer förberedda till mötet med frågeställningar och gärna bidrar 

med egna presentationer. Kostnaderna för externa konsulter delas mellan kommunerna och 

länsstyrelsen. För att hinna med att lämna tillräcklig information kommer heldagsträffar er-

bjudas i större utsträckning. Vid de tidigare halvdagsträffarna har diskussioner och tid för 

frågor inte hunnits med i önskvärd omfattning. 

Vad gäller PBL-enkäten avser länsstyrelsen under hösten genomföra besök vid byggnads-

nämnderna bland annat med avsikten att på plats ställa uppföljande frågor och bena ut oklar-

heter i frågeställningarna. Vidare kommer länsstyrelsen aktivt fortsatt understödja nätverks-

byggande med kontaktpersoner för kunskapsutbyte mellan kommunerna i Halland. 

Från tidigare år kommer byggnadsnämnderna process om att ta fram tillsynsplaner efterfrå-

gas. Länsstyrelsens nyhetsbrev är en direktkanal till kommunerna, vars innehåll är lämpligt 

för återkoppling vid länsplans- eller byggträffarna vid länsstyrelsen. Direkt efter träffarna med 

kommunens handläggare kommer uppföljning fortsättas genom kortfattad webenkät. En vik-

tig förutsättning för att klara av de kommande insatserna är att arbetstid i större utsträckning 

kommer till godo för tillsynsvägledningsaktiviteter mot tidigare. 

Planerade och föreslagna aktiviteter 2016 

Månad Aktivitet Målgrupp 

Januari Redovisning till Boverket Internt 

Februari Länsträff bygg- redovisning av enkätsvar och ändring- BN 
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Aktiviteter i samverkan med övriga länsstyrelser  

När plattformsbytet för hemsidan är klar kommer hemsidan uppdateras och gemensamt väg-

ledningsmaterial kommer läggas ut. Planering av utbildning- länsträffar i uppföljningen av 

PBL-enkät 2015, samt övrig efterfrågad vägledning. Samarbetet med angränsande länsstyrel-

ser kommer utvecklas genom att innehållet i träffarna samordnas, samt att kallelser till läns-

träffar i angränsande län vidarebefordras till handläggarna i Halland.  

Rådgivning vad gäller upplägg och innehåll länsträffar, samt rådgivning i handläggning av 

överklagade bygglov- och förhandsbesked (tolkning av planbestämmelser och andra bedöm-

ningar i sakfrågor, tips på vägledande rättsfall mm).  

Utformning och utskick enkät gällande OVK, hissar och motordrivna anläggningar. I den an-

gelägna uppgiften att ta fram metoder för tillsyn och rutiner och riktlinjer vid ingripande arbe-

tar Forum grupp 6 med att visa på fler exempel på processer i tillsynsvägledning. Att bistå 

med formulering av korrekta beslut är en annan viktig uppgift. 

Tillsynsvägledningsplan för 2017 

Inom byggområdet tas aktuella frågor upp, bland annat med hänsyn till sådant som fram-

kommer i kommunenkäten och vad kommunerna anmält intresse för vid besök under hösten 

2016. Antal träffar bedöms vara minst 2 gånger per år.  

Planerade och föreslagna aktiviteter 2017 

ar PBF. Genomgång ändringar i PBF- bland annat till-

fälligt anläggningsboende 

TVL- dagar i Gävle. Värd länsstyrelsen i Gävleborgs 

län. 

 

 

Forumgrupp 6 

Mars Reserverad tid för länsträff BN 

April Reserverad tid för länsträff BN 

Maj Länsträff bygg. Genomgång vägledande rättsfall i  

Halland 

BN 

Augusti Enkät B skickas ut till kommunerna (bygg) BN 

September Uppföljning enkät och tillsynsarbete. Besök kommu-

nernas byggnadsnämnder. Minnesanteckningar. 

3 st av länets BN  

Oktober Uppföljning enkät och tillsynsarbete. Besök kommu-

nernas byggnadsnämnder. Minnesanteckningar. 

3 st av länets BN 

November Sammanställning och analys enkätsvar.  

Länsträff bygg- redovisning av enkätsvar.  

Forum grupp 6: TVL- dagar (plats ej bestämd).  

Internt 

Länets BN 

Forumgrupp 6 

December Enkät A skickades ut till kommunerna (bygg) 

Deltagande i Boverkets plattformsdagar. 

Länets BN 

Internt 

Månad Aktivitet Målgrupp 

Januari Redovisning till Boverket Internt 

Februari Länsträff bygg- redovisning av enkätsvar och ändring-

ar. Uppföljning OVK och motordrivna anordningar 

TVL- dagar.  

BN 

 

Forumgrupp 6 
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Tillsynsvägledningsplan för 2018 

Inom byggområdet tas aktuella frågor upp, bland annat med hänsyn till sådant som fram-

kommer i kommunenkäten och vad kommunerna prioriterar. Antal träffar bedöms vara minst 

2 gånger per år. Ny enkät med aktuella frågeställningar genomförs under året.  

Planerade och föreslagna aktiviteter 2018 

 

 

 

Denna tillsynsvägledningsplan är beslutad av enhetchef Cecilia Engström efter föredragning 

av bygglovshandläggare Dag Rundegren.  

 

 

Cecilia Engström   Dag Rundegren 

April Länsträff bygg ev byggprocess och bullerfrågor.  BN 

Augusti Enkät B skickas ut till kommunerna (bygg) BN 

September Länsträff bygg ev risk och säkerhetsfrågor heldag BN  

November Sammanställning och analys enkätsvar.  

Länsträff bygg- redovisning av enkätsvar.  

TVL- dagar  

Internt 

Länets BN 

Forumgrupp 6 

December Enkät A skickades ut till kommunerna (bygg) 

Deltagande i Boverkets plattformsdagar. 

Länets BN 

Internt 

Månad Aktivitet Målgrupp 

Januari Redovisning till Boverket Internt 

Februari Länsträff bygg- redovisning av enkätsvar och ändring-

ar. Uppföljning enkät.  

TVL- dagar.  

BN 

 

Forumgrupp 6 

April Länsträff bygg (innehåll ej klart)  BN 

Augusti Enkät B skickas ut till kommunerna (bygg) BN 

September Länsträff bygg (innehåll ej klart) heldag BN  

November Sammanställning och analys enkätsvar.  

Länsträff bygg- redovisning av enkätsvar.  

TVL- dagar  

Internt 

Länets BN 

Forumgrupp 6 

December Enkät A skickades ut till kommunerna (bygg) 

Deltagande i Boverkets plattformsdagar. 

Länets BN 

Internt 


